Licitagbes - SAAE de Lengois Paulista

De: LicitagBes - SAAE de Lencais Paulista <licitacoes@saaelp.sp.gov.br>
Enviado em: terca-feira, 26 de abril de 2016 14:39

Para: 'Facility Servico'

Assunto: RES: RES: RES: VALOR ESTIMADO

Conforme consta no edital, € valor global.

Atenciosamente,

Patricia de Souza

Assistente Téc. Administrativo Tel: +55 14 3269-7700

Licitacdes e Compras Web: www.saaelp.sp.gov.br
SAAE Lencoéis Paulista

SME licitacoes@saaelp.sp.gov.br

LEMGEIS PAULISTS

-
G JJ_ AR

De: Facility Servico [mailto:facilityservico@hotmail.com]

Enviada em: terca-feira, 26 de abril de 2016 14:25

Para: LicitacOes - SAAE de Lencdis Paulista <licitacoes@saaelp.sp.gov.br>
Assunto: RE: RES: RES: VALOR ESTIMADO

VAI SER POR ITEM A LICITACAO?

From: licitacoes@saaelp.sp.gov.br

To: facilityservico@hotmail.com
Subject: RES: RES: VALOR ESTIMADO
Date: Tue, 26 Apr 2016 13:49:56 -0300

O valor maximo da reserva orcamentéria do pregdo 10/2016 € R$ 89.650,00.
(Conforme pesquisa de pre¢os constante no processo:

Orcamento Empresa 1: R$ 83.700,00

Orcamento Empresa 2: R$ 89.850,00

Orcamento Empresa 3: R$ 95.400,00)

Atenciosamente,

Patricia de Souza

Assistente Téc. Administrativo Tel: +55 14 3269-7700

Licitacdes e Compras Web: www.saaelp.sp.gov.br
SAAE Lencoéis Paulista

SME licitacoes@saaelp.sp.gov.br
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De: Facility Servico [mailto:facilityservico@hotmail.com]

Enviada em: terca-feira, 26 de abril de 2016 11:28

Para: Licitaces - SAAE de Lencois Paulista <licitacoes@saaelp.sp.qov.br>
Assunto: RE: RES: VALOR ESTIMADO

EMPRESA: A. M. SANTOS - SERVICOS ME  NOME: JUNIOR

From: licitacoes@saaelp.sp.gov.br

To: facilityservico@hotmail.com

Subject: RES: VALOR ESTIMADO

Date: Tue, 26 Apr 2016 11:13:43 -0300

Bom dia

Vocé pode identificar a empresa que esta solicitando, e 0 seu home, por favor?

Atenciosamente,

Patricia de Souza

Assistente Téc. Administrativo Tel: +55 14 3269-7700

Licitacdes e Compras Web: www.saaelp.sp.gov.br
SAAE Lencoéis Paulista

SME licitacoes@saaelp.sp.gov.br

LEMGEIS PAULISTS

De: Facility Servico [mailto:facilityservico@hotmail.com]
Enviada em: terga-feira, 26 de abril de 2016 10:37

Para: licitacoes@saaelp.sp.qgov.br

Assunto: VALOR ESTIMADO

BOM DIA! VOCES PODEM ME PASSAR O VALOR ESTIMADO DO EDITAL PR/10/2016.



